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'\-) Francisco Javier Alvarez Vergara <falvarez@ffie.com.co>
Infraestructura
ucativa

Fwd: Subsanacién FFIE-025-2020

Consorcio FFIE <consorcioffie@alianza.com.co> 1 de julio de 2020, 20:58
Para: Francisco Javier Alvarez Vergara <falvarez@ffie.com.co>, Henry Andres Duarte <hduarte@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado <Imachado@ffie.com.co>, Jaime Alejandro
Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luis Gabriel Erazo <lerazo@ffie.com.co>, Aisleth Yuseth Quintero Gnecco <aquintero@ffie.com.co>, eatencio@ffie.com.co

Cordial Saludo,

Consorcio FFIE Alianza BBVA
consorcioffie@alianza.com.co
Carrera 69C No 98A-86

Bogota D.C. - Colombia

Tel. (571) 6447700

--------- Forwarded message --—-——--

De: CONTRATOS OBSERVER <contratos@observermonitoring.com>
Date: mié., 1 jul. 2020 a las 16:59

Subject: Subsanacién FFIE-025-2020

To: consorcioFFIE@alianza.com.co <consorcioFFIE@alianza.com.co>

Buenas tardes
Por medio de la presente, allegamos la subsanacién conforme al informe de evaluacién enviado a los oferentes .

Experiencia: adjunto el documento denominado ACTA DE MODIFICACION Y ADICION DE [TEMS - ACTA MODIFICACION DE CANTIDADES DE SUMINISTRO, documento en el cual se muestra la
descripcion detallada de cada uno de los items suministrados a la Entidad denominada Alcaldia Local de Kennedy, indicando en cada una de ellas la cantidad, precio unitario y precio total, asi
mismo el documento presenta la firma y aprobacidn de cada uno de los miembros participes del contrato.

Se presenta la distincién de cada item, el valor total de dicho contrato suma 1.239.232.000 dicho valor es el total al restar el 50% debido a que dicho contrato fue una unién temporal y cada
miembro contaba con una participacion del 50%.

Dicho valor se afiade a los valores de 286.715.814 valor contrato Pivo Beer y 1.226.549.940 valor contrato Onix Technology, para un valor total de 2.752.497.754 dicho valor supera el doble el
precio oficial de la Entidad.

Por otro lado copiamos el link del proceso por SECOP | donde se evidencia otra documentacion que podria aclarar a la aqui presentada
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-152713
Quedamos atentos a sus comentarios y demds documentacion que requiera la entidad de ser necesario.

Por otro lado me gustaria solicitar a la Entidad confirmar el recibido de la documentacién a este correo ya que el dia 26 de junio con el informe de evaluacién no fue recibido, presento otros
correos de ser posibles enviar la informacion a ellos también.
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